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VVeeddttaakk,,  ssaammtt  ssaakkssuuttrreeddnniinngg  eerr  vveeddllaaggtt 

 

 

RReetttt  ttiill  åå  ppååkkllaaggee  eennkkeellttvveeddttaakk 

Melhus kommune gjør oppmerksom på at dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. 
forvaltningslovens § 27. Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Klagen 
kan sendes pr brev eller pr e-post til bygggesak@melhus.kommune.no. Eller ved å benytte denne linken: 
http://kommune24-7.no/1653/702514 

 

 

Med hilsen 

 

Isabell Engvik Lykke Ove Mogård 

Rådgiver Plan avdelingsleder 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Vedtak 
 
Vi avslår din søknad om bygging av veg frem til fritidsbolig på gbnr. 265/1/57- Dispensasjon - Nytt anlegg 
- vei Lundadalsvegen 1858. Hjemmel for avslaget er plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. 

 

Sekundært avslår vi alternativsforslaget oversendt 22.06.2022, også med hjemmel i plan- og 
bygningslovens §19-2. 

 
Saken er behandlet som vedtak 529/22 etter delegert myndighet fra Formannskapet. 

 

 

Utredning 
Norgeshus AS søker på vegne av Leidulv Magne Gagnat om dispensasjon fra «reguleringsplan for 
Samsjølia/Håen hyttefelt» for bygging av veg frem til på eiendommen gbnr 265/1/57 i Melhus kommune. 
Vegen skal føres til eiendommen 265/1/4 først og så videre til 265/1/57. Området er avsatt til LNFR og 
det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen punkt 3.4. Tiltaket vil krysse myrområder, og en bekk. 
Ettersom tiltaket vil berøre vassdrag, og reguleringsplanen ikke har bestemmelse på byggegrense til vann 
og vassdrag, må det dispenseres fra pbl § 1-8. Ettersom kommuneplanens arealdel har en bestemmelse 
punkt 6.1, som sier at det er 50m byggegrense til vann og vassdrag i kommunen, tar vi utgangspunkt i 
denne. 

 

22.06.2022 er det oversendt et alternativt forslag til veg. Tiltaket er likt opprinnelig søknad, men vegen 
stopper før den må krysse bekk. Tiltaket er likevel innenfor 50-metersgrensa til vassdraget. 

 

NNaabboovvaarrsseell:: 

Tiltaket er nabovarslet og det foreligger ingen merknader til tiltaket. 

 

EEkksstteerrnn  hhøørriinngg:: 

Dispensasjonssøknaden er oversendt på høring til sektormyndighetene og det foreligger følgende 
merknader: 

 

Trøndelag fylkeskommune: 

Vi ønsker innledningsvis å presisere at arealdisponering i hovedsak skal skje i henhold til plan. Det skal 
ikke være kurant å dispensere fra plan. Årsaken til dette er at en plan er utarbeidet etter en helhetlig 
prosess hvor man har vurdert en overordnet og langsiktig plan for blant annet bygging av 
fritidsbebyggelse og sett dette i sammenheng med nødvendig/eksisterende infrastruktur og naturforhold.  

Området er regulert til LNFR og det må søkes om dispensasjon fra bestemmelsene §3.4. Området er 
registrert som svært viktig friluftsområde og vil krysse både myr og bekk, samt at det medfører større 
terrenginngrep. Det foreligger en relativ ny reguleringsplan som har vurdert egnethet med hensyn til 
hvilke tomter som skal ha kjøreveg og hvilke som ikke skal ha kjøreadkomst fram til fritidsboligen. 
Fritidseiendommer uten kjøreadkomst er gitt felles parkering med gangadkomst. Vurderingene er gjort 
etter natur- og miljøhensyn og gjennom en helhetlig planprosess. 

Trøndelag fylkeskommune er som vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid som berører vann 
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skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av vannforekomstene. Tiltaket må vurderes i 
henhold til Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion og vannforskriftens § 4.  

Med utgangspunkt i reguleringsplanen prosessen som har hatt et spesielt fokus på terrenginngrep og 
etablering av kjøreadkomster er fylkeskommunen skeptisk til foreslåtte tiltak. Fylkeskommunen slutter 
seg til Rådmannens skepsis. På bakgrunn av dette gir Trøndelag fylkeskommune ffaagglliigg  rråådd  om at 
kommunen ikke innstiller på dispensasjon som omsøkt. 

 

Statsforvalteren: 

Den klare hovedregel er at bestemmelsene i en reguleringsplan skal overholdes inntil planen oppheves 
eller endres. Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres gjennom 
reguleringsendring og ikke gjennom dispensasjoner.  

Uttalelse fra fagavdelingene  

Landbruk  

I utgangspunktet bør denne type tiltak foretas som endring av reguleringsplan, fremfor 
dispensasjonsbehandlinger. Rådmannen er skeptisk til å åpne for videre utbygging av veger i området. 
Reguleringsplanen er ny, og det har vært en helhetlig prosess når det gjelder vurdering av plassering av 
adkomstveger og nye tomter. Her var intensjonen å begrense terrenginngrep og unngå inngrep i myr.  

Vi kan ikke se at tiltaket påvirker nasjonale eller regionalt viktige landbruksinteresser, men vil likevel 
fremme ffaagglliigg  rråådd  om å ikke gi dispensasjon som omsøkt. Vi slutter oss dermed til rådmannens samlede 
vurdering i saken. 

Klima og miljø  

Vi slutter oss til administrasjonens vurdering om at veibehov allerede er vurdert i reguleringsplanen for 
området. Spesielt ut ifra reguleringsplanprosessens intensjon om å begrense terrenginngrep og unngå 
inngrep i myr. Ut ifra denne intensjonen ser vi heller ikke at det kan være mulig å søke dispensasjon for 
etablering av nye veier innenfor planen. Innvirkningen på myra som naturtype, levested for arter og som 
vannreservoar er heller ikke vurdert i søknaden. Området er ikke kartlagt etter Miljødirektoratets Natur i 
Norge-metodikk og det mangler vurdering etter naturmangfoldloven. Vi minner i den anledning om 
naturmangfoldlovens § 12 som er tydelig på at miljøvennlige anleggs- og driftsmetoder skal vurderes, og 
at alternativer som hensyntar miljøet bør prioriteres. Dette må sees i sammenheng med NML §§ 8, 9, 10 
og 11. Mangelfulle vurderinger og hensyn til myr og våtmark gjør at vi ffrraarrååddeerr  at det blir gitt 
dispensasjon. Vi ber om å få oversendt eventuelle positive vedtak i saken.  

Reindrift  

Ingen merknad. 

 

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven  

Statsforvalteren minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. nml. § 7). Før det fattes vedtak i saken, må det skriftlig redegjøres for 
hvordan prinsippene i bestemmelsene er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 

 

Konklusjon 

Statsforvalteren ffrraarrååddeerr  dispensasjon som omsøkt. Vi ber om å få tilsendt vedtaket for å vurdere 
påklage. 
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NVE: 

NVE har ikke kapasitet til å vurdere alle dispensasjonssøknader konkret. Vi supplere derfor vår konkrete 
tilbakemelding med generell veiledning for dispensasjonssaker, knyttet til tiltak som kan være utsatt for 
naturfare.  

NVEs konkrete tilbakemelding  

Allmenne interesser i vassdrag  

De omsøkte vegene krysser både myrområder og en bekk. Vi forutsetter at det tas tilstrekkelig hensyn til 
de allmenne interessene i vassdraget og at det gis tilstrekkelig plass til vannet slik at en unngår flomfare 
og oppstuving dersom det gis dispensasjon til etablering av veganleggene og derved kryssing av bekken.  

Forholdet til reguleringsplanen  

Kommunen påpeker at reguleringsplanen er av forholdsvis ny dato og at det i forbindelse med 
planarbeidet ble gjennomført en helhetlig prosess i forhold til vurdering av plassering av adkomstveger og 
nye tomter i området. Dette resulterte i at ikke alle tomtene fikk adkomstveg da det ble vurdert at 
inngrepene ville være urimelig store i forholdet til antallet hytter vegene vil betjene. Dagens veger ble i all 
hovedsak etablert på fastmark. Rådmannen uttrykker derfor skepsis til å åpne for videre vegutbygging i 
området. 

NVE er enige med rådmannen at det er uheldig at en allerede så kort tid etter en omfattende planprosess 
ønsker å fravike planen, ikke minst da disse forholdene har blitt særskilt vurdert i forbindelse med 
planarbeidet. Dette vil kunne bidra til å uthule planen. Det er forståelig at hytteeierne vil ha veg helt fram 
til hyttene sine, men i og med at hyttene er ferdigstilt har en tidligere akseptert at det er hhv. 90 m og 
130 m til parkeringsplass.  

Inngrep i myrområder og vassdrag er tiltak som bør begrenses og etter en helhetlig vurdering støtter vi 
kommunens skepsis mot å gi dispensasjon til de omsøkte tiltakene.  

 

NVEs generelle veiledning 

Sikker byggegrunn ved dele- og byggetiltak.  

Kommunen er ansvarlig for at kravene i pbl. § 28-1 blir oppfylt, og må derfor påse at det ikke gis 
godkjenning til utbygging i fareområder, uten at sikkerheten er ivaretatt. Hvis tiltaket kan være utsatt for 
naturfare, som flom og skred, skal det dokumenteres at kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) kap. 7, er 
oppfylt før vedtak om bygging eller deling. 

 

IInntteerrnn  hhøørriinngg:: 

Dispensasjonssøknaden er hørt internt i Melhus kommune og det foreligger følgende merknader: 

Teknisk drift: 

Avdeling Naturfare: 

Det står i mottatt høringsbrev at veiadkomst til 265/1/57 vil måtte krysse myr og bekk. Dersom det gis 
dispensasjon, forutsettes det at vannets veier ikke blir hindret og at det legges stikkrenne under vegen 
som er tilstrekkelig dimensjonert for et klima i endring med hyppigere/større nedbørsmengder. 

 

Avdeling Prosjekt VVA, Veg og trafikk og Drift VA: 

Ingen merknader. 

 

Skogbruk og vilt: 
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Ingen merknad. 

 

Geodata: 

Ingen merknad. 

 

Vann og avløp: 

For eventuelt innlagt vann i ei hytte er det krav om utslippstillatelse basert på en helhetlig vva plan med 
søknad om utslipp. Ifølge BIOFORSK sin grovmaskede VA vurdering fra 2014 er konklusjonen at dele av 
vannforekomsten nedstrøms hytteområde med dagens belastning ikke oppfyller lovpålagte kravet om 
god eller bedre vannkvalitet. Det må derfor gjøres tiltak for å forbedre kvaliteten i resipientene uavhengig 
av fremtidig utvidelse og fortetting eller ikke. Avløpsvann uten full rensing til bekk kan av den grunn ikke 
godkjennes.  

Om økt tilgjengelighet til hytta kommer av at man ønsker bedre sanitærforhold, vil dette kunne løses på 
en god måte uten at det blir lagt ny vei inn. Det er fullt mulig med gode avløpsfrie sanitærløsninger og 
utslippstillatelse for gråvann om forholdene i grunnen tillater det.   

 

Tiltakets virkning på myr 

I beskrivelsen om vegtrase og beliggenhet i terreng står det at veien vil medføre små terrenginngrep i 
form av skjæringer og fyllinger. Veger vil nødvendigvis kreve grøfter som vil gå dypere enn vegen, og 
vegkroppen vil i seg selv medføre varig båndlegging av eksisterende vegetasjonsdekke. Grøfter har som 
formål å lede vann bort fra vegen og stikkrenner vil medføre at terrenget og vegetasjon ned for vegen vil 
endre karakter. Vegtraseen går over myrpartier og myr som blir delt i to av en vegbygging vil kunne endre 
sin evne og funksjon mht magasinering av nedbør som er med på å hindre flom i bekken. Veg lagt over 
fastmark vil nødvendigvis kreve skjæringer og fyllinger. I områder så høyt til fjells vil en revegetering 
foregå svært sakte, og erosjon av massene i grøftekanter kan være nokså utsatt for erosjon. Løsmasser vil 
da kunne erodere ut i bekken eller ut over myra.  

I utredningen for reguleringsplanen er det spesielt nevnt at det underplanarbeidet har vært et mål om å 
redusere terrenginngrep og unngå inngrep i myr dere dette er mulig. En dispensasjon i denne saken vil 
skape en form for presedens og signalisere at en grundig og hørt utredning i forkant av en reguleringsplan 
ikke tillegges nok vekt.  

 

GGeenneerreelltt  oomm  vviillkkåårreennee  ffoorr  åå  ggii  ddiissppeennssaassjjoonn:: 

En forutsetning for at plan- og bygningsmyndigheten skal kunne innvilge dispensasjon, er at de hensyn 
som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering, jfr. PBL § 19-2. Vilkårene er kumulative, som betyr at begge vilkårene må være 
innfridd for å kunne gi dispensasjon. Dersom vilkårene i § 19-2 er oppfylt, er det etter dette opp til 
kommunens frie skjønn hvorvidt tiltakshaver skal få dispensasjon, jf. ordlyden «kan» i bestemmelsen. 
Ingen har dermed rettskrav på å få dispensasjon.  Det følger av PBL. § 19-2, tredje ledd, at det ved 
dispensasjon fra loven, forskriftene til loven eller fra plan, skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

VVuurrddeerriinngg:: 

Hensynet bak bestemmelsen punkt 3.4 og formålet LNFR er å ivareta hensynet til landbruks-, natur-, 
frilufts- og reindriftsområder. Bestemmelsen skal bidra til å hindre nedbygging og privatisering, og med 
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dette tap av viktige verdier i disse områdene. Pbl § 1-8 og KPA bestemmelse 6.1, skal ivareta vann og 
vassdrag, og de vassdragsnære områdene. Hindre at disse viktige områdene bygges ned og at verdiene 
her forringes. 

 

Søkers begrunnelse 

Området er nylig regulert (reguleringsplan godkjent 2019) hvorav alle nye regulerte fritidseiendommer og 
hoveddel av eksisterende fritidseiendommer har fått innregulert veianlegg frem til eiendommene. De to 
nevnte fritidsboligene er ikke tilknyttet den nylig regulerte veien, og det søkes derfor om dispensasjon for 
videreføring av regulert vei frem til disse eiendommene. 

 

Kommunens vurdering av tiltaket 

 

Vurdering etter vannforskriften: 

Bekken som blir berørt om tiltaket blir godkjent er ikke klassifisert i Vann-Nett. Men bekker lenger øst 
med utløp til Håen er klassifisert og har moderat tilstand. Vi kan anta at bekken knyttet til søknaden også 
har moderat tilstand. Klassifiseringen er kun basert på en faglig vurdering for fisk, slik at presisjonene på 
tilstandsbeskrivelsen er lav. Det foreligger ingen tilgjengelige analyseresultat om kjemisk tilstand i 
bekkene.  

Vegen er tenkt skal krysse en bekk som renner ut i Håen. Som regel vil ikke en veg påvirke selve 
bekkestrengen direkte om kulvert/bru er rett prosjektert. Men eventuelt vann fra veigrøfta som ledes fra 
siste del av vegen og ned til bekk kan i perioder tilføre løsmasser fra eventuell erosjon i grøftene og 
overflatevann fra grusveien. Det er uvisst i hvor stor grad tilførselen av partikler vil påvirke bekken, men 
det antas at bekken er en gytebekk for ørret slik at tilslamming i gyteperioder på høsten kan gi uheldige 
virkninger. En eventuell tilførsel av overflatevann fra veggrøfter ved en brukryssing vil i tilfelle bli nokså 
fortynnet av vann som kommer oppstrøms. Etter en vurdering etter § 4 om overflatevann i 
Vannforskriften vil ikke dette tiltaket kunne medføre en varig forringelse av bekken. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven: 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det omsøkte området består av flere partier med myr. Myr er åpne våtmarksområder uten trær, der det 
vokser tykke lag med mose, gjerne i tillegg til ulike arter av gress, lyng og busker. Vi har god kunnskap om 
verdien av myrområder generelt. De har flere viktige funksjoner. De fungere som rasteplass for fugler, 
levested for mange planter og dyr, den demper virkningen av flom og tørke, renser vann og lagrer karbon. 

Trekkfuglene bruker disse våtmarkene som landingsplass, andre fugler er avhengig av myr som matfat, 
spill- og hekkeplass. Mange av de plante- og dyreartene som har våtmark som levested er truet og står i 
norsk rødliste. Dette gjelder spesielt moser, karplanter og insekter. Myra har stor kapasitet til å lagre 
vann, og dette gjør myra til en naturlig flomdemper. Myra er som en svamp som holder på vann i våte 
perioder og frigir vann til naturen rundt i tørre perioder. I et klimaperspektiv er det derfor svært uheldig å 
bygge ned og drenere myrer, fordi kapasiteten til flomdemping vil bli vesentlig redusert når myrområder 
forsvinner. I forhold til klimaendringene er også dette den naturtypen på jorda som lagrer mest karbon. 
Dette er karbon som ellers ville bidratt til den globale oppvarmingen, og større klimautfordringer. Myra 
kan også rense vannet for ekstra næringsstoffer fra blant annet jordbruket. 

Grøfting, drenering, nydyrking, skogplanting, uttak til brensel og torv til hager, og nedbygging til veger og 
boliger er årsaken til tap av myrområder. 

Myrområdene innenfor reguleringsplanen er ikke kartlagt, og det foreligger ikke noen inngående 
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kunnskap om verdiene her, utover det som er observert i forbindelse med befaring under 
reguleringsplanarbeidet. 

"Av myrtyper som ble befart ble det ikke registrert utpreget rike typer i noen deler av området. De fleste så 
ut til å være av typen fattig til middels rik, minerotrof bakkemyr, med dels lite kravfulle arter (f.eks 
dvergbjørk, molte, skrubbær, blokkebær, skogstjerne), og til dels arter som finnes i hele spekteret fra fattig 
til rike typer (f.eks flekkmarihand, hvitlyng, tepperot, bukkeblad). Bare et fåtall arter som indikerer noe 
rikere typer ble registrert, bl.a bjønnbrodd, myrklegg, samt stedvis stort innslag av starr- og grasarter. 
Førstnevnte så ut til å vokse på tilført masse utenfor myrareal. Med unntak av flekkmarihand ble ingen 
myrtilknyttede orkidéer funnet. Det tas noe forbehold om manglende kompetanse på gruppene starr 
(Carex sp) og torvmoser (Sphagnum sp), men hovedinntrykket fra befaringen er næringsfattige til middels 
rike, minerotrofe myrer, med vann-/næringstilførsel fra skogområder med lav til middels bonitet" 

Rådmannen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, men at vi har mye generell kunnskap 
om verdiene i slike områder. I tillegg har vi noe mer spesifikk kunnskap fra befaring, men det vises ikke til 
konkrete områder innenfor planområdet. 

 

§9 Føre-var-prinsippet 

Med den kunnskapen vi har om verdiene i myrområder må før-var-prinsippet komme til anvendelse. Vi 
vet at myrer ofte er viktig levested for plante- og dyrearter som er truet og står i norsk rødliste. Vi vet 
også at tiltak som fører til drenering av myr, vil ha innvirkning også på områdene rundt myra, som ikke vil 
få den samme tilførselen av fukt. 

 

§10 Samlet belastning 

Rådmannen vurderer at det i planprosessen ble gjort en vurdering av inngrep i myrområdene, og det ble 
gjort et godt arbeid for å begrense inngrepene så langt det lar seg gjøre. Grepene som ble tatt var at nye 
tomter skulle etableres tett med tanke på redusert behov for etablering av nye veger og annen 
infrastruktur. Tiltakene ble i hovedsak konsentrert til fastmark for å sikre myrenes svært viktige 
økologiske funksjon. Dette har medført at bebyggelse i hovedsak er plassert på tørr-rabber og veger er 
forsøkt lokalisert vekk fra myr. Der myr berøres er det likevel sagt at skadene skal holdes på et minimum 
slik at myras kvaliteter ikke forringes. Dette innebærer at veger må bygges på en skånsom måte og 
anlegges slik at de gjør minst mulig skade. For å redusere behovet for lange stikkveger, samt redusere 
naturinngrepene er veger lagt inntil tomtegrensene der nye tomter er regulert inn. 

Når noen hytter står igjen uten adkomstveg, er det fordi det er gjort en vurdering av at den samlede 
belastningen blir for stor. Det har vært vurdert at det ikke er ønske om å gjennomføre store inngrep, som 
gir økt belastning på myrområdene, men som kun gagner få.  

 

§§11 og 12 – kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker 

Dersom det skulle gis tillatelse til tiltaket, ville det blitt nødvendig å benytte miljøforsvarlige teknikker for 
å etablere vegtraseen, slik at skadene på myra ble minst mulige. 

 

Vurdering av tiltaket: 

På generelt grunnlag er det uheldig at det søkes om dispensasjon fra en forholdsvis ny reguleringsplan. I 
en reguleringsplanprosess er det gjort grundige, overordnede vurderinger for området, som resultere i 
den ferdige planen. En reguleringsplan er også en omforent plan som har vært hørt, og nabovarslet slik at 
alle berørte kan gi innspill til utformingen. Det går frem av planbeskrivelsen at plassering av nye tomter 
og veger etc. er nøye vurdert, og det er gjort grundige vurderinger rundt hva som kan tillates. Det skal 
derfor ikke være kurant å dispensere fra reguleringsplanen. 
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Myr er en naturtypene som er antatt å være særlig sårbar for menneskelig inngrep. De siste årene har det 
vært søkelys på å begrense degradering av myr. Myras hydrologi er den viktigste faktoren for balanse 
mellom opptak og utslipp av drivhusgasser over tid. Ødeleggelse av myr som følge av torvuttak og 
terrengendringer fører til utslipp av CO2 samt tap av karbonlagring og andre viktige økosystemtjenester 
som vist til i naturmangfoldlovsvurderingen. Myr danner også åpninger i landskapet som har stor 
opplevelsesverdi. Over tid kan terrenginngrep i myr føre til gjengroing av disse åpne områdene. 

I dette tilfelle gjelder tiltaket veiutbygging til to fritidsboliger. Planlagt/foreslått veg vil gå skrått på 
dominerende høydekurveretning. Forstyrrelser i myras hydrologi er ikke begrenset kun til selve 
vegutbyggingen, men kan føre til videre uttørking på begge sider av vegen. Effektene vil være størst 
nedstrøms for terrenginngrepet. Vegen vil fungere som en barriere og vil kunne medføre at større 
myrområder nedenfor vegen får redusert vanntilførsel. Myrområder er svært vanskelige å 
reparere/restaurere dersom de blir ødelagt. Igjennom bit for bit degradering av myr ved nedbygging, vil 
utbyggingstiltak særlig i forbindelse med veg, avskjære den naturlige vannstrømmen i myrene med 
påfølgende degradering ved opptørking og oksidering. 

I særlover er det fastsatt flere forbud mot tiltak i myr – Det er forbud mot grøfting av myr for dyrking av 
skog, jf. skogbruksloven, og forbud mot nydyrking av myr, jf. forskrift om nydyrking §5a. Uttak av torv og 
grøfting reguleres av pbl. Nydyrking av skog og dyrkamark er tiltak som har stor samfunnsmessig verdi. Å 
gi vegadkomst til to fritidsboliger, vil kun gi verdi for de to tiltakshaverne det gjelder. Det sterke vernet av 
myr i særlovene og søkelyset på å begrense degradering av myr, er en indikasjon på at det ikke bør åpnes 
for tiltak i myr, som ikke har stor samfunnsnytte. 

Det er flere eldre hytter innenfor reguleringsplanen som ikke har fått adkomstveg. En dispensasjon vil 
kunne føre til at flere ønsker adkomstveg, og med dette ytterligere tilsidesette vurderingene gjort i 
reguleringsplanprosessen. 

Rådmannen viser også til at når man skal benytte torv/myr som undergrunn til veg, bør dette vurderes av 
geotekniker. I henhold til pbl §28-1 kan det ikke gis dispensasjon til tiltak uten at det vurdert om 
byggegrunnen er sikker.  

 

KKoonnkklluussjjoonn:: 

Rådmannens vurdering er at tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensynet bak bestemmelsen 3.4 og pbl § 1-
8/KPA 6.1. Det foreligger ingen overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon til det omsøkte formålet, jf. pbl 
§19-2. 

 

Vedtak 

Vi avslår din søknad om bygging av veg frem til fritidsbolig på gbnr. 265/1/57- Dispensasjon - Nytt anlegg - 
vei Lundadalsvegen 1858. Hjemmel for avslaget er plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. 

Sekundært avslår vi alternativsforslaget oversendt 22.06.2022, også med hjemmel i plan- og 
bygningslovens §19-2. 

 

Saken er behandlet som vedtak 529/22 etter delegert myndighet fra Formannskapet. 

 

 

Plikter og rettigheter 
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Ansvar for utførte arbeider 

Du er ansvarlig for at arbeidene som utføres er innenfor den tillatelsen som er gitt.  

 

Klagerett 
 
Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du har mottatt dette. Dette følger av forvaltningsloven § 
28. Klage kan sendes til;  kommune, Rådhusvegen 2,7224 MELHUS.  

 
Vedtaket kan påklages. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her: 
https://kommune24-7.no/1653/702514  

Du kan også få klageskjemaet ved å henvende deg til servicetorget tlf.. 

 

Betaling og saksbehandlingstid 

 
Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Satsene finner du på kommunens hjemmeside 
www.melhus.kommune.no, under priser og gebyrer. 

Faktura for gebyr sendes til Leidulv Magne Gagnat, Flatåstoppen 1 i eget brev. 
 

Saksbehandlingsfristen begynner å løpe når kommunen har mottatt søknaden. Fristen stopper når 
kommunen venter på dokumentasjon fra søker eller andre myndigheter.  

 

Vi har brukt 67 dager på å behandle din søknad.  
Dette er innenfor fristen på 12 uker. 

 

Informasjon og veiledning 
 
Vi ønsker lykke til med tiltaket. Trenger du flere opplysninger eller veiledning er vi tilgjengelige på 
servicekontoret. Se også vår nettside www.melhus.kommune.no for åpningstider og ytterligere 
informasjon.  

 

 

 

 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 
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